
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ Görev 360 TYT  1. Deneme Türkiye Geneli (11. SINIF)13 194 3525 3525

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,6 12,8 13,41 6,5 6,5 4,85 3,6 4,5 2,42 1,4 2,7 0,71 28,0 26,5 21,39 194,520

Okul Ortalaması 20,6 11,5 17,75 7,5 5,3 6,21 2,2 2,3 1,58 1,6 2,2 1,08 31,9 21,2 26,62 220,110

KATILIMLAR

1 0 DEVRİM KAP LN 11A 29 4 28,00 11 2 10,50 5 8 3,00 7 6 5,50 52 20 47,00 280,520 1 1 42 271 271

2 162 AYŞE BABAT 11D 27 9 24,75 15 3 14,25 2 6 0,50 1 0 1,00 45 18 40,50 261,133 1 2 71 478 478

3 157 HAVİN BABAT 11D 30 9 27,75 7 11 4,25 6 5 4,75 1 3 0,25 44 28 37,00 250,143 2 3 88 644 644

4 0 NAZAN CEYLAN 11A 23 8 21,00 4 1 3,75 7 3 6,25 2 2 1,50 36 14 32,50 237,480 2 4 104 866 866

5 317 BERİTAN EDİŞ 11A 28 10 25,50 2 1 1,75 4 5 2,75 4 9 1,75 38 25 31,75 234,640 3 5 109 923 923

6 154 AYCAN ŞIĞVA 11D 20 14 16,50 12 4 11,00 32 18 27,50 222,905 3 6 127 1181 1181

7 257 HAVVA AŞKAN 11B 19 12 16,00 12 3 11,25 31 15 27,25 222,215 1 7 129 1206 1206

8 167 BERÇEM ÖRSCEMİR 11D 23 13 19,75 5 10 2,50 4 3 3,25 2 1 1,75 34 27 27,25 221,798 4 8 130 1224 1224

9 0 NUR KÜLTER 11A 20 10 17,50 5 0 5,00 25 10 22,50 207,675 4 9 148 1565 1565

10 306 UYGAR HAMARAT 11C 12 17 7,75 10 9 7,75 22 26 15,50 187,803 1 10 157 2059 2059

11 97 EMİRHAN TOMAY   15 16 11,00 6 11 3,25 21 27 14,25 183,605 1 11 162 2185 2185

12 140 EBRAR KIZILTAŞ 11B 10 10 7,50 7 6 5,50 17 16 13,00 180,285 2 12 165 2268 2268

13 146 ESRAGÜL DEMEZ 11A 12 17 7,75 2 8 0,00 4 7 2,25 18 32 10,00 171,283 5 13 170 2517 2517
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ Görev 360 TYT  1. Deneme Türkiye Geneli 26 660 6023 20821

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,9 11,0 19,16 8,7 5,3 7,35 6,3 4,8 5,08 2,9 3,6 2,02 39,8 24,7 33,61 234,300

Okul Ortalaması 21,9 11,4 19,03 8,8 6,4 7,20 4,2 3,3 3,41 2,2 3,2 1,37 37,1 24,3 31,01 233,230

KATILIMLAR

1 0 BURAK YÜCEL 12A 26 10 23,50 13 1 12,75 11 2 10,50 9 10 6,50 59 23 53,25 300,020 1 1 202 800 3778

2 334 BERŞAN KÖKLÜ 12B 27 9 24,75 14 6 12,50 8 4 7,00 4 3 3,25 53 22 47,50 282,363 1 2 253 1124 5196

3 0 BERİTAN ÜRÜN 12A 25 12 22,00 8 8 6,00 11 5 9,75 10 7 8,25 54 32 46,00 278,390 2 3 264 1219 5573

4 112 EVİN SARIBULAK 12D 25 9 22,75 15 0 15,00 5 0 5,00 45 9 42,75 268,148 1 4 299 1513 6636

5 67 ŞİLAN MOHO   28 12 25,00 9 7 7,25 7 5 5,75 6 7 4,25 50 31 42,25 266,515 1 5 305 1551 6786

6 136 BÜŞRA YAMAN 12C 31 7 29,25 10 6 8,50 5 2 4,50 46 15 42,25 265,793 1 6 309 1573 6855

7 18 EDANUR BİZAN 12B 29 10 26,50 13 5 11,75 1 0 1,00 43 15 39,25 257,130 2 7 331 1870 7872

8 214 SEVDA KARAKAYA 12C 28 9 25,75 9 2 8,50 2 0 2,00 39 11 36,25 248,128 2 8 356 2196 8990

9 51 MERVE KAHRAMAN 12A 21 12 18,00 9 6 7,50 7 3 6,25 5 9 2,75 42 30 34,50 243,960 3 9 366 2359 9530

10 88 ZELAL KOCA 12C 25 12 22,00 10 9 7,75 3 3 2,25 2 1 1,75 40 25 33,75 241,135 3 10 376 2474 9905

11 45 HALİT AKTAŞ 12C 20 15 16,25 13 5 11,75 8 10 5,50 0 3 -0,75 41 33 32,75 238,763 4 11 386 2571 10200

12 0 DENİZ 12A 26 8 24,00 2 2 1,50 2 0 2,00 7 7 5,25 37 17 32,75 237,995 4 12 390 2614 10313

13 44 SIDDI  GÜNBEY 12C 25 9 22,75 12 8 10,00 37 17 32,75 237,948 5 13 391 2616 10318

14 55 ÖMER ŞIĞVA 12B 19 7 17,25 10 3 9,25 3 2 2,50 32 12 29,00 227,338 3 14 432 3134 11774

15 80 NİSANUR ATAY 12B 24 12 21,00 10 7 8,25 1 8 -1,00 35 27 28,25 224,585 4 15 444 3260 12127

16 99 ŞEVVAL DUMAN 12D 24 12 21,00 5 12 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 33 26 26,50 219,290 2 16 461 3475 12830

17 62 BERİTAN PEKER 12A 17 8 15,00 6 7 4,25 7 11 4,25 5 12 2,00 35 38 25,50 217,140 5 17 469 3576 13109

18 303 HÜLYA KARAKAYA 12A 22 14 18,50 2 1 1,75 7 2 6,50 0 5 -1,25 31 22 25,50 216,555 6 18 471 3601 13176

19 105 ONUR KÖKLÜ 12C 22 18 17,50 9 11 6,25 1 1 0,75 32 30 24,50 213,715 6 19 483 3733 13519

20 314 UĞUR 12B 22 16 18,00 8 11 5,25 1 9 -1,25 1 0 1,00 32 36 23,00 209,160 5 20 501 3919 14076

21 14 ÖMER R 12A 2 1 1,75 11 8 9,00 8 2 7,50 6 12 3,00 27 23 21,25 206,068 7 21 511 4045 14426

22 26 ÖZNUR ERTEM 12C 21 14 17,50 6 11 3,25 27 25 20,75 202,390 7 22 520 4181 14860

23 92 FİLİZ DEMEZ 12C 16 18 11,50 5 5 3,75 7 6 5,50 0 3 -0,75 28 32 20,00 200,875 8 23 527 4245 15028

24 309 İNAN ORAM 12B 16 14 12,50 8 8 6,00 1 7 -0,75 25 29 17,75 193,980 6 24 544 4525 15714

25 83 YAĞMUR GÜLMEZ 12B 14 10 11,50 6 6 4,50 0 2 -0,50 20 18 15,50 187,295 7 25 561 4765 16299

26 56 YAVUZ AVCI 12C 14 19 9,25 6 12 3,00 1 2 0,50 21 33 12,75 179,303 9 26 581 5005 16944
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ Görev 360 AYT  1. Deneme Türkiye Geneli 26 443 3682 6977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,6 10,1 21,04 9,6 5,0 8,37 7,1 4,2 6,04 3,3 3,4 2,50 8,0 7,8 6,02 6,4 5,7 5,02 5,6 3,7 4,66 4,4 5,6 2,97 68,0 45,4 56,62 178,080 191,790 187,490

Okul Ortalaması 16,9 12,3 13,45 6,6 5,0 5,60 1,5 1,3 1,19 0,1 0,9 0,13 7,4 9,4 5,03 5,7 7,0 3,94 4,2 5,3 2,83 2,7 4,6 1,54 45,0 45,9 33,71 149,410 164,000 165,650

KATILIMLAR

1 334 BERŞAN KÖKLÜ 12B 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 21 14 17,50 21 17 16,75 2 9 -0,25 67 59 52,52 223,767 1 1073 148,389 23 5984 194,268 3 2744

2 18 EDANUR BİZAN 12B 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 17 13 13,75 18 14 14,50 58 46 46,77 206,495 2 1653 149,094 20 5924 183,240 6 3417

3 88 ZELAL KOCA 12C 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 12 14 8,50 20 11 17,25 55 44 44,27 197,852 3 2041 149,094 20 5924 166,133 11 4584

4 136 BÜŞRA YAMAN 12C 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 18 13 14,75 14 13 10,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 56 50 43,77 195,757 4 2167 148,319 24 5989 185,658 4 3248

5 44 SIDDIK GÜNBEY 12C 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 12 7 10,25 15 18 10,50 1 1 0,75 51 45 40,02 182,945 5 2944 151,209 18 5750 174,280 8 4020

6 4 ÖMER TİNİÇ 12B 18 16 14,00 10 5 8,75 1 0 1,00 3 4 2,00 16 12 13,00 3 3 2,25 51 40 41,00 168,680 6 3874 164,375 11 4550 196,303 2 2663

7 314 UĞUR HAMARAT 12C 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 12 22 6,50 12 11 9,25 4 10 1,50 51 62 35,77 167,957 7 3923 153,324 17 5599 164,665 13 4678

8 90 ESMA BARIŞ 12C 23 14 19,50 11 5 9,75 1 2 0,50 10 25 3,75 13 23 7,25 2 8 0,00 60 77 40,75 166,808 8 4041 162,675 14 4707 164,918 12 4655

9 299 HASRET  HAKTANIR 12C 25 8 23,00 8 6 6,50 2 0 2,00 5 14 1,50 10 19 5,25 50 47 38,25 155,293 9 4789 164,670 10 4437 159,520 16 5015

10 199 HİLAL TURUN 12A 31 8 29,00 9 1 8,75 12 4 11,00 14 7 12,25 6 11 3,25 72 31 64,25 154,935 10 4812 229,975 1 1399 209,860 1 1973

11 80 NİSANUR ATAY 12B 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 14 16 10,00 3 7 1,25 7 8 5,00 47 50 34,77 153,727 11 4891 163,194 12 4647 184,745 5 3296

12 55 ÖMER ŞIĞVA 12B 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 13 11 10,25 5 4 4,00 41 34 32,77 151,067 12 5067 160,374 15 4944 182,928 7 3441

13 26 ÖZNUR ERTEM 12 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 14 17 9,75 2 7 0,25 39 43 28,52 149,877 13 5120 149,799 19 5869 171,290 9 4234

14 228 KASIM ORAM 12B 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 10 13 6,75 1 4 0,00 34 36 25,27 140,772 14 5614 149,094 20 5924 161,163 15 4905

15 67 ŞİLAN MOHO 12A 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 1 0 1,00 3 1 2,75 6 6 4,50 11 12 8,00 44 38 34,77 132,690 15 6116 186,169 4 2675 155,523 18 5313

16 309 İNAN ORAM 12B 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 5 21 -0,25 6 10 3,50 3 5 1,75 37 55 23,52 129,567 16 6256 154,029 16 5532 143,790 24 5992

17 58 YUSUF CAN 12B 13 14 9,50 6 5 4,75 1 3 0,25 6 16 2,00 7 21 1,75 33 59 18,25 127,105 17 6347 144,265 25 6222 141,308 25 6121

18 0 BERİTAN ÜRÜN   16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 14 11 11,25 8 14 4,50 45 44 34,27 120,082 18 6550 194,584 2 2320 171,018 10 4249

19 218 BURAK YÜCEL 12A 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 10 5 8,75 9 19 4,25 42 43 31,52 120,082 18 6550 187,239 3 2640 164,068 14 4726

20 305 ŞİLAN KARAKAYA 12A 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 3 6 1,50 11 15 7,25 37 40 27,27 120,082 18 6550 175,944 5 3289 143,913 23 5985

21 275 AYGÜL METE 12A 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 7 8 5,00 6 12 3,00 36 39 26,52 120,082 18 6550 172,254 7 3610 153,643 19 5441

22 51 MERVE KAHRAMAN   16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 8 9 5,75 3 10 0,50 34 38 24,77 120,082 18 6550 166,739 8 4199 155,728 17 5301

23 81 DENİZ 12A 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 4 5 2,75 5 7 3,25 32 31 24,52 120,082 18 6550 165,599 9 4332 147,388 21 5809

24 303 HÜLYA KARAKAYA 12A 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 4 9 1,75 4 4 3,00 31 32 23,27 120,082 18 6550 162,734 13 4703 144,608 22 5952

25 89 MERVE ALDEMİR 12C 9 20 4,00 7 8 5,00 1 4 0,00 6 16 2,00 6 17 1,75 1 4 0,00 30 69 12,75 119,393 25 6573 137,720 26 6536 134,800 26 6381

26 7 HİRANU  BAL 12A 16 12 12,53 6 5 5,11 1 1 0,81 0 1 0,07 0 1 -0,25 6 5 4,75 7 15 3,25 36 40 26,27 119,325 26 6575 173,174 6 3531 152,163 20 5523
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ Görev 360 AYT  1. Deneme Türkiye Geneli 26 443 3682 6977

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 23,6 10,1 21,04 9,6 5,0 8,37 7,1 4,2 6,04 3,3 3,4 2,50 8,0 7,8 6,02 6,4 5,7 5,02 5,6 3,7 4,66 4,4 5,6 2,97 68,0 45,4 56,62 178,080 191,790 187,490

Okul Ortalaması 16,9 12,3 13,45 6,6 5,0 5,60 1,5 1,3 1,19 0,1 0,9 0,13 7,4 9,4 5,03 5,7 7,0 3,94 4,2 5,3 2,83 2,7 4,6 1,54 45,0 45,9 33,71 149,410 164,000 165,650

KATILIMLAR
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