
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ TYT ROYAL - 4 (11.Sınıf) 8 314 3778 3778

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 18,9 12,4 15,84 9,4 5,5 8,00 6,4 4,5 5,28 1,9 3,1 1,14 36,6 25,5 30,26 221,760

Okul Ortalaması 24,8 9,8 22,31 8,6 3,8 7,69 2,8 3,8 1,81 0,4 2,9 -0,34 36,5 20,1 31,47 234,120

KATILIMLAR

1 0 DEVRİM KAPLAN 11A 30 5 28,75 13 3 12,25 4 5 2,75 1 7 -0,75 48 20 43,00 268,093 1 1 218 1086 1086

2 167 BERÇEM ÖRSDEMİR 11D 29 7 27,25 12 4 11,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 43 20 38,00 253,178 1 2 236 1312 1312

3 162 AYŞE BABAT 11D 24 15 20,25 14 5 12,75 6 10 3,50 1 1 0,75 45 31 37,25 251,893 2 3 243 1345 1345

4 317 BERİTAN EDİŞ 11A 29 8 27,00 1 0 1,00 6 2 5,50 1 6 -0,50 37 16 33,00 238,130 2 4 263 1600 1600

5 33 ÇİÇEK SÖNMEZ 11D 26 7 24,25 9 6 7,50 35 13 31,75 234,733 3 5 266 1651 1651

6 157 HAVİN BABAT 11D 25 12 22,00 10 5 8,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 37 23 31,25 233,505 4 6 267 1670 1670

7 0 NAZAN CEYLAN 11A 21 10 18,50 6 2 5,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 29 18 24,50 213,545 3 7 283 2055 2055

8 178 YAĞMUR AHİ 11D 14 14 10,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 18 20 13,00 179,895 5 8 296 2759 2759

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
11A 11D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
11A 11D

                                                1 / 1



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ TYT ROYAL - 4 30 831 6776 8387

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 11,2 19,99 10,8 4,8 9,61 6,3 3,4 5,50 2,3 3,0 1,57 42,3 22,4 36,67 245,840

Okul Ortalaması 25,7 11,0 22,98 11,8 4,0 10,81 5,8 4,6 4,68 2,6 5,4 1,23 45,9 24,9 39,70 258,960

KATILIMLAR

1 199 HİLAL TURUN 12A 34 5 32,75 16 1 15,75 14 1 13,75 4 12 1,00 68 19 63,25 328,798 1 1 212 870 1013

2 218 BURAK YÜCEL 12A 31 6 29,50 15 5 13,75 12 4 11,00 8 12 5,00 66 27 59,25 317,300 2 2 256 1044 1238

3 213 HAVA SOYALP 12A 29 11 26,25 13 7 11,25 10 5 8,75 12 8 10,00 64 31 56,25 308,863 3 3 293 1221 1441

4 87 BERİTAN ÜRÜN 12A 22 13 18,75 12 2 11,50 21 5 19,75 4 15 0,25 59 35 50,25 291,328 4 4 360 1591 1913

5 303 HÜLYA KARAKAYA 12A 30 10 27,50 7 2 6,50 11 5 9,75 6 7 4,25 54 24 48,00 283,555 5 5 396 1824 2201

6 67 ŞİLAN MOHO 12A 29 7 27,25 13 3 12,25 8 5 6,75 5 14 1,50 55 29 47,75 282,723 6 6 399 1851 2232

7 81 DENİZ MOHO 12A 30 6 28,50 11 8 9,00 7 0 7,00 6 12 3,00 54 26 47,50 281,865 7 7 406 1873 2260

8 136 BÜŞRA YAMAN 12C 33 4 32,00 14 4 13,00 4 5 2,75 0 2 -0,50 51 15 47,25 280,515 1 8 413 1925 2321

9 0 EVİN SARIBULAK 12D 28 9 25,75 16 3 15,25 5 1 4,75 1 0 1,00 50 13 46,75 279,878 1 9 415 1945 2346

10 55 ÖMER ŞIĞVA 12B 26 7 24,25 13 4 12,00 10 4 9,00 49 15 45,25 275,503 1 10 434 2091 2534

11 347 ALEYNA AYTAÇ 12C 28 11 25,25 18 1 17,75 2 1 1,75 48 13 44,75 273,863 2 11 449 2150 2605

12 90 ESMA BARIŞ 12C 32 8 30,00 14 4 13,00 2 3 1,25 48 15 44,25 271,735 3 12 453 2218 2693

13 18 EDANUR BİZAN 12B 31 9 28,75 17 3 16,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 49 20 44,00 271,153 2 13 459 2248 2733

14 334 BERŞAN KÖKLÜ 12B 28 9 25,75 14 5 12,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 47 24 41,00 262,463 3 14 489 2578 3160

15 31 ZİLAN DÜNDAN 12A 23 17 18,75 13 3 12,25 11 8 9,00 3 11 0,25 50 39 40,25 261,128 8 15 492 2650 3256

16 275 AYGÜL METE 12A 32 8 30,00 7 3 6,25 8 10 5,50 2 15 -1,75 49 36 40,00 258,830 9 16 505 2761 3394

17 305 ŞİLAN KARAKAYA 12A 27 12 24,00 9 5 7,75 8 8 6,00 4 10 1,50 48 35 39,25 257,475 10 17 513 2824 3469

18 60 NURCAN YÜKSEK 12B 24 10 21,50 15 2 14,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 13 36,75 250,230 4 18 547 3125 3887

19 80 NİSANUR ATAY 12B 26 10 23,50 12 5 10,75 2 3 1,25 40 18 35,50 246,155 5 19 563 3322 4148

20 51 MERVE KAHRAMAN 12A 23 11 20,25 8 4 7,00 6 8 4,00 5 5 3,75 42 28 35,00 245,218 11 20 569 3361 4197

21 44 SIDDIK GÜNBEY 12C 22 15 18,25 16 4 15,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 39 22 33,50 240,788 4 21 591 3566 4466

22 88 ZELAL KOCA 12C 25 13 21,75 12 5 10,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 39 24 33,00 238,793 5 22 596 3640 4557

23 263 ŞEVVAL YALÇIN 12A 28 8 26,00 10 4 9,00 1 8 -1,00 0 8 -2,00 39 28 32,00 235,180 12 23 617 3815 4773

24 314 UĞUR HAMARAT 12C 20 20 15,00 15 4 14,00 3 12 0,00 1 1 0,75 39 37 29,75 229,925 6 24 643 4063 5073

25 7 HİRANUR BAL 12A 16 14 12,50 6 0 6,00 5 2 4,50 7 4 6,00 34 20 29,00 228,195 13 25 649 4131 5159

26 62 BERİTAN PEKER 12A 19 17 14,75 7 4 6,00 8 6 6,50 4 11 1,25 38 38 28,50 226,203 14 26 658 4233 5278

27 50 EVİNDAR ÖZER 12B 19 12 16,00 9 3 8,25 2 5 0,75 1 0 1,00 31 20 26,00 218,480 6 27 680 4551 5672

28 214 SEVDA KARAKAYA 12C 21 15 17,25 7 5 5,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 30 22 24,50 213,738 7 28 700 4733 5894

29 26 ÖZNUR ERTEM 12C 19 15 15,25 10 8 8,00 1 5 -0,25 30 28 23,00 209,478 8 29 711 4894 6094

30 92 FİLİZ DEMEZ 12C 17 18 12,50 5 8 3,00 5 8 3,00 1 0 1,00 28 34 19,50 199,305 9 30 727 5272 6559

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
12A 12B 12C 12D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
12A 12B 12C 12D

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                1 / 1

http://www.tcpdf.org

