
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT TÜRKİYE GENELİ-1 (2024/000-2)38 716 7223 90861

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal BilimlerTYT Matematik TYT Fen Bilimleri Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,6 14,7 16,96 7,1 6,1 5,55 9,8 7,3 7,94 4,6 4,0 3,63 42,1 32,1 34,08 241,400

Okul Ortalaması 18,6 14,6 14,91 6,3 6,1 4,78 4,9 4,0 3,90 2,2 2,9 1,44 31,9 27,5 25,03 215,740

KATILIMLAR

1 334 BERŞAN KÖKLÜ 12B 28 12 25,00 15 4 14,00 4 5 2,75 6 8 4,00 53 29 45,75 277,075 1 1 160 1206 29615

2 199 HİLAL TURUN 12A 25 15 21,25 10 7 8,25 14 2 13,50 3 3 2,25 52 27 45,25 275,983 1 2 165 1231 30012

3 218 BURAK YÜCEL 12A 25 13 21,75 8 3 7,25 12 3 11,25 7 9 4,75 52 28 45,00 275,263 2 3 169 1253 30299

4 67 ŞİLAN MOHO 12A 24 15 20,25 11 4 10,00 4 4 3,00 6 6 4,50 45 29 37,75 253,553 3 4 241 1951 39059

5 87 BERİTAN ÜRÜN 12A 19 16 15,00 3 6 1,50 18 8 16,00 7 11 4,25 47 41 36,75 251,205 4 5 251 2029 40014

6 0 AYGÜL METE 12A 24 13 20,75 2 1 1,75 8 8 6,00 9 6 7,50 43 28 36,00 248,323 5 6 261 2149 41238

7 81 DENİZ MOHO 12A 23 11 20,25 7 9 4,75 5 3 4,25 8 6 6,50 43 29 35,75 247,593 6 7 266 2183 41562

8 18 EDANUR BİZAN 12B 26 14 22,50 12 8 10,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 41 26 34,50 243,235 2 8 279 2369 43415

9 31 ZİLAN DÜNDAN 12A 23 14 19,50 5 12 2,00 13 6 11,50 4 11 1,25 45 43 34,25 242,950 7 9 281 2379 43508

10 51 MERVE KAHRAMAN 12A 23 10 20,50 3 5 1,75 7 1 6,75 5 5 3,75 38 21 32,75 238,390 8 10 301 2585 45392

11 83 YAĞMUR GÜLMEZ 12B 26 10 23,50 9 3 8,25 1 0 1,00 36 13 32,75 237,850 3 11 303 2609 45615

12 303 HÜLYA KARAKAYA 12A 28 9 25,75 1 0 1,00 5 6 3,50 4 7 2,25 38 22 32,50 236,893 9 12 306 2656 46071

13 80 NİSANUR ATAY 12B 23 16 19,00 11 8 9,00 4 4 3,00 38 28 31,00 233,150 4 13 326 2818 47635

14 308 SEVİL KOÇ 12A 24 12 21,00 8 7 6,25 3 8 1,00 5 9 2,75 40 36 31,00 233,000 10 14 328 2826 47712

15 55 ÖMER ŞIĞVA 12B 20 9 17,75 5 7 3,25 8 5 6,75 33 21 27,75 223,498 5 15 377 3311 51846

16 321 NECMİ TALAY 12B 18 20 13,00 13 3 12,25 2 1 1,75 33 24 27,00 221,850 6 16 387 3408 52576

17 90 ESMA BARIŞ 12C 25 15 21,25 8 10 5,50 1 2 0,50 34 27 27,25 221,533 1 17 388 3419 52694

18 263 ŞEVVAL YALÇIN 12A 23 10 20,50 4 4 3,00 4 9 1,75 3 5 1,75 34 28 27,00 220,945 11 18 395 3457 52965

19 879 AYŞEGÜL TOMAY 12B 22 18 17,50 9 5 7,75 1 0 1,00 32 23 26,25 219,000 7 19 405 3560 53774

20 44 SIDDIK GÜNBEY 12C 18 19 13,25 11 6 9,50 2 1 1,75 31 26 24,50 214,268 2 20 427 3845 55705

21 314 UĞUR HAMARAT 12C 16 21 10,75 8 10 5,50 7 6 5,50 2 0 2,00 33 37 23,75 212,408 3 21 437 3980 56471

22 217 AHMET DÜNDAR 12A 17 10 14,50 3 6 1,50 4 4 3,00 5 4 4,00 29 24 23,00 209,735 12 22 453 4138 57518

23 0 RAHİME BATMAZ 12B 20 17 15,75 7 7 5,25 3 4 2,00 0 1 -0,25 30 29 22,75 208,648 8 23 457 4205 57933

24 11 DİLARA ÇELK 12D 18 18 13,50 9 9 6,75 3 3 2,25 30 30 22,50 208,195 1 24 460 4232 58128

25 39 ÖMER PINAROĞLU 12B 16 10 13,50 8 4 7,00 1 0 1,00 25 14 21,50 205,175 9 25 484 4413 59310

26 100 GÖKHAN KURAL 12A 13 12 10,00 12 11 9,25 1 3 0,25 26 26 19,50 199,600 13 26 507 4724 61305

27 45 HALİT AKTAŞ 12C 13 10 10,50 2 4 1,00 9 7 7,25 1 2 0,50 25 23 19,25 198,790 4 27 513 4777 61592

28 871 HİRANUR ÇELİK 12B 16 10 13,50 6 7 4,25 1 0 1,00 23 17 18,75 196,870 10 28 524 4887 62240

29 0 PERVİN TAŞKIN 12A 15 19 10,25 2 1 1,75 5 3 4,25 3 4 2,00 25 27 18,25 195,863 14 29 534 4955 62621

30 92 FİLİZ DEM* 12C 17 18 12,50 6 4 5,00 2 11 -0,75 1 1 0,75 26 34 17,50 193,255 5 30 548 5111 63432

31 1 RENGİN ENGİN 12D 13 27 6,25 9 10 6,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 24 41 13,75 182,703 2 31 600 5664 66537

32 228 KASIMORAM 12B 8 19 3,25 7 10 4,50 6 10 3,50 1 3 0,25 22 42 11,50 176,318 11 32 610 5963 68191

33 300 BEDİRHAN KURAL 12A 9 17 4,75 1 3 0,25 6 4 5,00 1 1 0,75 17 25 10,75 173,878 15 33 619 6071 68739

34 927 BURCU HAMARAT 12B 9 14 5,50 5 10 2,50 1 0 1,00 15 24 9,00 168,465 12 34 634 6278 69997

35 309 İNAN ORAM 12B 14 18 9,50 2 12 -1,00 1 4 0,00 17 34 8,50 166,435 13 35 644 6360 70540

36 17 MELİK ÜREM 12C 7 11 4,25 4 8 2,00 1 0 1,00 12 19 7,25 163,343 6 36 651 6464 71224

37 79 NESRİN AKDOĞAN 12C 9 11 6,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 11 17 6,75 161,573 7 37 658 6532 71711

38 56 YAVUZ AVCI 12C 8 20 3,00 6 11 3,25 1 3 0,25 15 34 6,50 161,240 8 38 659 6540 71761
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