
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ 11.SINIF DENEME SINAVI-2 33 487 4018 4018

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATISOSYAL BİLİMLERTEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,7 9,7 5,31 7,5 8,5 5,38 2,9 3,9 1,87 2,3 3,8 1,37 20,4 25,9 13,93 173,940 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 9,4 11,1 6,66 7,3 7,3 5,48 1,9 4,1 0,86 2,6 3,6 1,65 21,2 26,0 14,65 181,910 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 DEVRİM KAPLAN 11A 16 3 15,25 7 3 6,25 7 2 6,50 12 4 11,00 42 12 39,00 280,807 1 1 186 279,984 2 6 513 251,051 1 1 248 286,562 1 1 182

2 317 BERİTAN EDİŞ 11A 15 3 14,25 5 1 4,75 6 3 5,25 11 3 10,25 37 10 34,50 264,695 2 2 281 254,510 5 9 832 236,370 2 2 308 269,346 2 2 260

3 0 NURSENA IŞIK 11C 17 3 16,25 15 4 14,00 3 4 2,00 35 11 32,25 255,777 1 3 369 348,414 1 1 66 128,279 1 13 1270 262,268 1 3 307

4 205 SİDAR BULUT 11B 17 5 15,75 13 5 11,75 3 5 1,75 33 15 29,25 245,034 1 4 480 326,035 1 2 167 126,335 1 15 1342 256,367 1 4 347

5 301 MUSTAFA GEZGİN 11A 14 6 12,50 12 4 11,00 1 9 -1,25 9 9 6,75 36 28 29,00 244,960 3 5 483 297,037 1 4 358 156,387 7 7 762 208,086 7 9 899

6 132 KUMRU BALZAR 11B 14 9 11,75 17 5 15,75 0 2 -0,50 31 16 27,00 237,538 2 6 585 325,956 2 3 168 108,834 7 28 3381 207,357 2 10 908

7 23 ZELAL KARAKAYA 11A 14 7 12,25 8 3 7,25 3 5 1,75 7 11 4,25 32 26 25,50 232,254 4 7 660 264,864 4 8 691 158,989 6 6 735 227,695 3 5 625

8 315 HAYRUNİSA KIZILTAŞ 11A 13 8 11,00 9 0 9,00 1 2 0,50 3 4 2,00 26 14 22,50 221,519 5 8 873 267,460 3 7 665 133,168 10 11 1141 208,432 6 8 892

9 192 SUMEYYE ÖZDEK 11C 13 8 11,00 13 10 10,50 1 7 -0,75 27 25 20,75 215,110 2 9 1019 281,652 2 5 498 106,890 5 29 3516 199,408 2 11 1063

10 204 FELEKNAZ TİNİÇ 11A 13 11 10,25 8 3 7,25 2 2 1,50 3 11 0,25 26 27 19,25 209,828 6 10 1145 251,143 6 10 879 126,831 11 14 1331 209,507 5 7 869

11 203 ESMA IŞIK 11A 7 7 5,25 7 6 5,50 4 8 2,00 8 10 5,50 26 31 18,25 207,248 7 11 1219 197,751 10 22 1785 173,116 3 3 606 172,156 12 20 1683

12 344 ROJBİN BAŞKURT 11A 8 6 6,50 7 4 6,00 4 6 2,50 4 6 2,50 23 22 17,50 204,205 8 12 1314 204,826 9 20 1653 153,072 8 8 805 186,006 9 15 1349

13 151 GÜLSEREN ASLAN 11A 13 8 11,00 2 1 1,75 4 7 2,25 5 11 2,25 24 27 17,25 202,594 9 13 1378 206,335 8 19 1624 150,440 9 9 829 221,065 4 6 707

14 97 EMİRHANTOMAY 11B 12 13 8,75 11 13 7,75 1 2 0,50 24 28 17,00 201,933 3 14 1392 241,651 3 11 1006 116,612 2 16 1854 190,000 3 14 1263

15 177 NUR KÜLTER 11A 12 4 11,00 4 0 4,00 1 8 -1,00 3 7 1,25 20 19 15,25 195,332 10 15 1572 229,985 7 12 1201 116,031 12 18 1932 197,603 8 13 1097

16 108 HARUN PEKER 11B 9 7 7,25 10 14 6,50 1 2 0,50 20 23 14,25 192,246 4 16 1680 218,104 6 17 1398 116,612 2 16 1854 177,712 5 17 1552

17 140 EBRAR  KIZILTAŞ 11B 6 16 2,00 14 8 12,00 20 24 14,00 192,158 5 17 1682 222,585 4 13 1307 112,723 4 20 2077 131,094 8 26 2937

18 113 ESMANUR KAYA 11C 12 7 10,25 7 12 4,00 2 8 0,00 21 27 14,25 191,781 3 18 1696 218,829 3 15 1375 112,723 2 20 2077 198,678 3 12 1074

19 168 NAZAN CEYLAN 11A 8 13 4,75 2 0 2,00 4 5 2,75 7 11 4,25 21 29 13,75 191,034 11 19 1721 163,691 11 24 2432 169,008 4 4 643 173,474 11 19 1664

20 0 SUNA AKKOYUN 11A 7 9 4,75 2 0 2,00 4 3 3,25 4 3 3,25 17 15 13,25 189,183 12 20 1799 163,691 11 24 2432 163,913 5 5 681 177,084 10 18 1566

21 135 HASRET ÇAKSU 11B 9 15 5,25 11 9 8,75 0 4 -1,00 20 28 13,00 188,047 6 21 1849 220,712 5 14 1344 104,945 8 31 3623 150,499 7 23 2318

22 184 HAVVANUR KAÇAN 11B 8 13 4,75 10 7 8,25 1 5 -0,25 19 25 12,75 187,223 7 22 1879 212,672 7 18 1508 110,779 6 25 3184 151,817 6 22 2258

23 306 UYGAR HAMARAT 11C 6 18 1,50 15 10 12,50 0 9 -2,25 21 37 11,75 184,120 4 23 1983 218,404 4 16 1393 95,223 6 33 3887 110,755 6 28 3634

24 0 ŞEVVAL PEKER 11B 11 12 8,00 6 11 3,25 17 23 11,25 181,309 8 24 2072 200,733 8 21 1725 112,723 4 20 2077 180,246 4 16 1482

25 189 BERFİN KAÇAN 11C 6 13 2,75 7 12 4,00 1 5 -0,25 14 30 6,50 164,989 5 25 2673 166,359 5 23 2377 110,779 3 25 3184 135,433 5 24 2815

26 319 BARAN AVDOĞAN 11C 9 12 6,00 3 19 -1,75 0 1 -0,25 12 32 4,00 155,468 6 26 3032 138,659 6 26 2941 110,779 3 25 3184 162,057 4 21 1949

27 162 AYŞE BABAT 11D 6 18 1,50 4 13 0,75 2 5 0,75 1 6 -0,50 13 42 2,50 150,731 1 27 3206 126,015 1 27 3202 115,137 2 19 1957 132,412 1 25 2917

28 149 ÖZLEM ŞIĞVA 11D 2 15 -1,75 0 6 -1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 6 22 0,50 144,129 2 28 3365 83,563 4 31 3938 142,420 1 10 950 114,812 2 27 3451

29 0 BERÇEM ÖRSDEMİŞ 11D 3 18 -1,50 4 10 1,50 2 5 0,75 1 7 -0,75 10 40 0,00 142,167 3 29 3398 108,742 2 29 3689 112,062 4 24 3133 107,836 3 30 3710

30 154 AYCAN ŞIĞVA 11 3 18 -1,50 0 17 -4,25 1 0 1,00 3 7 1,25 7 42 -3,50 129,638 1 30 3508 63,129 1 33 4008 130,174 1 12 1236 109,641 1 29 3668
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ 11.SINIF DENEME SINAVI-2 33 487 4018 4018

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATISOSYAL BİLİMLERTEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,7 9,7 5,31 7,5 8,5 5,38 2,9 3,9 1,87 2,3 3,8 1,37 20,4 25,9 13,93 173,940 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 9,4 11,1 6,66 7,3 7,3 5,48 1,9 4,1 0,86 2,6 3,6 1,65 21,2 26,0 14,65 181,910 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 130 ELİF GÖKTAŞOĞLU 11D 3 16 -1,00 3 13 -0,25 6 29 -1,25 98,827 3 30 3822 112,723 3 20 2077 106,518 4 31 3735

32 145 EFE TALAY 11A 4 20 -1,00 3 7 1,25 1 8 -1,00 1 7 -0,75 9 42 -1,50 110,959 13 28 3462 98,864 13 32 3843 99,299 13 32 3858

33 157 HAVİN BABAT 11D 1 24 -5,00 2 11 -0,75 0 3 -0,75 3 38 -6,50 67,078 5 32 4003 106,890 5 29 3516 68,336 5 33 4013
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