
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ 112801 11.SINIF 1.DENEME 23 227 3219 12200

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din KültürüMatematikT.Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SAY SÖZ EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 7,0 7,6 5,11 4,3 4,0 3,26 4,0 3,0 3,28 2,8 3,0 2,05 3,8 1,7 3,39 4,6 3,5 3,74 1,3 0,9 1,07 1,1 2,4 0,55 1,2 1,8 0,75 2,1 1,5 1,71 32,229,324,91 166,600 144,010 187,930 152,180

Okul Ortalaması 8,6 7,6 6,72 4,8 3,8 3,84 4,9 3,5 3,99 3,3 3,4 2,40 3,6 2,0 3,12 2,4 2,8 1,73 2,0 1,6 1,61 0,5 1,8 0,03 0,8 1,4 0,49 0,7 1,1 0,38 31,528,924,31 164,740 124,310 202,810 165,920

KATILIMLAR

1 132 KUMRU BALZAR 11 14 1011,5012 3 11,2510 4 9,00 8 6 6,50 5 3 4,25 1 2 0,50 50 2843,00 212,430 1 1944 102,965 15 8750 318,790 1 559 176,425 11 3762

2 167 BERÇEM Ö RSDEMİR 11 12 6 10,5012 2 11,50 8 2 7,50 4 3 3,25 6 2 5,50 5 4 4,00 47 1942,25 212,115 2 1963 123,440 8 5557 296,863 3 966 194,285 6 2763

3 198 AMİNE KUMLİ 11 14 6 12,5010 5 8,75 7 3 6,25 6 4 5,00 7 1 6,75 44 1939,25 202,335 3 2537 100,040 17 9281 301,193 2 871 179,265 10 3561

4 916 HİRANAR ARVAS 11 13 8 11,00 7 5 5,75 7 6 5,50 3 2 2,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 5 3 4,25 0 2 -0,50 0 3 -0,7542 3134,25 191,423 4 3277 116,865 11 6375 261,055 4 1825 197,430 4 2629

5 192 SÜMEYYE ÖZDEK 11 9 13 5,75 9 5 7,75 9 4 8,00 7 5 5,75 3 2 2,50 5 3 4,25 42 3234,00 190,805 5 3330 124,903 7 5434 254,300 5 2042 166,133 13 4490

6 257 HAVVA AŞKAN 11B 14 7 12,25 9 4 8,00 7 5 5,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 3 3,25 39 2632,50 186,155 6 3707 119,053 9 6049 248,610 6 2229 200,118 3 2501

7 155 SUNA AKKOYU N 11 6 3 5,25 6 3 5,25 6 1 5,75 4 2 3,50 4 2 3,50 2 6 0,50 3 5 1,75 6 3 5,25 37 2530,75 181,850 7 4109 180,440 3 2357 183,390 15 5784 181,963 8 3382

8 157 HAVİN BABAT 11 14 6 12,50 5 6 3,50 6 3 5,25 3 5 1,75 5 1 4,75 3 5 1,75 36 2629,50 177,595 8 4488 110,278 12 7296 240,588 9 2515 191,340 7 2899

9 178 YAĞMUR AHİ 11 13 6 11,50 4 4 3,00 5 4 4,00 6 7 4,25 5 3 4,25 2 4 1,00 35 2828,00 173,360 9 4880 105,890 14 8031 237,105 10 2631 179,875 9 3511

10 33 ÇİÇEK SÖNMEZ 11 11 9 8,75 8 5 6,75 7 6 5,50 5 8 3,00 5 4 4,00 36 3228,00 173,010 10 4914 100,040 17 9281 243,668 7 2400 155,678 16 5342

11 547 HALİME BARDAK 11 7 12 4,00 7 6 5,50 9 4 8,00 5 2 4,50 6 2 5,50 1 5 -0,25 35 3127,25 171,120 11 5093 98,578 22 10812 243,265 8 2420 124,075 20 8506

12 200 BERAT YAKUT 11 12 11 9,25 4 8 2,00 7 8 5,00 7 7 5,25 5 4 4,00 0 1 -0,2535 3925,25 165,843 12 5604 98,725 21 10787 230,258 11 2872 158,823 15 5063

13 0 DEVRİM KAPLAN 11 6 2 5,50 6 4 5,00 6 3 5,25 3 5 1,75 4 5 2,75 3 5 1,75 28 2422,00 160,698 13 6134 192,878 2 2005 126,620 19 9832 205,960 1 2195

14 0 HARUN PEKER 11 9 6 7,50 0 3 -0,75 7 3 6,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 4 3,00 27 1922,25 159,375 14 6276 117,590 10 6212 198,143 14 4593 168,515 12 4294

15 306 UYGAR HAMARAT 11 8 16 4,00 7 8 5,00 10 5 8,75 5 9 2,75 3 6 1,50 1 10-1,50 34 5420,50 152,860 15 6993 91,265 23 11832 214,280 12 3596 115,450 21 9281

16 0 BARAN AYDOĞAN 11 7 11 4,25 9 4 8,00 4 8 2,00 2 3 1,25 4 2 3,50 3 11 0,25 29 3919,25 150,380 16 7286 101,503 16 9035 198,353 13 4569 129,098 19 7950

17 317 BERİTAN EDİŞ 11 13 1 12,75 1 0 1,00 3 5 1,75 3 5 1,75 1 6 -0,5021 1716,75 149,520 17 7377 196,258 1 1925 100,220 21 11238 195,515 5 2705

18 151 GÜLSEREN ASLAN 11 9 3 8,25 4 10 1,50 6 2 5,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 2 2,50 25 3416,50 145,833 18 7789 147,565 6 3839 139,820 18 9016 200,833 2 2456

19 204 FELEKNAZ TİNİÇ 11 2 9 -0,25 3 0 3,00 7 4 6,00 1 9 -1,25 4 3 3,25 17 2510,75 131,855 19 9142 163,210 4 3033 99,020 23 11738 161,168 14 4864

20 0 İRAN ALİCİ 11 9 10 6,50 2 7 0,25 2 6 0,50 1 6 -0,50 3 2 2,50 4 9 1,75 21 4011,00 129,365 20 9369 110,278 12 7296 145,913 17 8631 153,600 18 5553

21 23 ZELAL KARAKAYA 11 4 5 2,75 6 4 5,00 1 5 -0,25 3 5 1,75 2 5 0,75 16 2410,00 129,248 21 9386 157,213 5 3310 100,220 21 11238 154,115 17 5483

22 86 HÜSEYİN TİNİÇ 11 4 9 1,75 3 4 2,00 4 3 3,25 2 3 1,25 3 1 2,75 16 2011,00 128,750 22 9427 100,040 17 9281 157,368 16 7796 111,648 23 9577

23 8 DİLEK GÜLER 11 5 11 2,25 2 8 0,00 3 7 1,25 3 6 1,50 13 32 5,00 113,010 23 10757 100,040 17 9281 125,513 20 9892 114,793 22 9327
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din KültürüMatematikT.Matematik Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SAY SÖZ EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 7,0 7,6 5,11 4,3 4,0 3,26 4,0 3,0 3,28 2,8 3,0 2,05 3,8 1,7 3,39 4,6 3,5 3,74 1,3 0,9 1,07 1,1 2,4 0,55 1,2 1,8 0,75 2,1 1,5 1,71 32,229,324,91 166,600 144,010 187,930 152,180

Okul Ortalaması 8,6 7,6 6,72 4,8 3,8 3,84 4,9 3,5 3,99 3,3 3,4 2,40 3,6 2,0 3,12 2,4 2,8 1,73 2,0 1,6 1,61 0,5 1,8 0,03 0,8 1,4 0,49 0,7 1,1 0,38 31,528,924,31 164,740 124,310 202,810 165,920
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