
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ TYT HELSİNKİ 26 385 4813 4813

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,5 11,5 19,62 8,8 6,4 7,21 5,2 3,7 4,27 2,3 3,2 1,53 38,8 24,7 32,63 233,880

Okul Ortalaması 20,3 12,6 17,15 6,2 6,8 4,46 4,3 4,2 3,22 2,9 4,9 1,62 33,6 28,5 26,45 214,580

KATILIMLAR

1 334 BERŞAN KÖKLÜ 12B 30 8 28,00 17 3 16,25 3 5 1,75 4 5 2,75 54 21 48,75 285,695 1 1 66 840 840

2 31 ZİLAN DÜNDAN 12A 29 10 26,50 10 6 8,50 11 10 8,50 6 8 4,00 56 34 47,50 282,165 1 2 71 898 898

3 18 EDANUR BİZAN 12B 32 8 30,00 17 3 16,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 52 20 47,00 280,090 2 3 77 949 949

4 0 BERİTAN ÜRÜN 12 26 12 23,00 5 7 3,25 16 13 12,75 8 10 5,50 55 42 44,50 273,620 1 4 94 1091 1091

5 0 AYGÜL METE 12A 34 4 33,00 6 2 5,50 8 8 6,00 48 14 44,50 272,340 2 5 100 1128 1128

6 305 ŞİLAN KARAKAYA 12A 27 10 24,50 7 3 6,25 7 3 6,25 6 10 3,50 47 26 40,50 261,265 3 6 132 1433 1433

7 14 ÖMER FARUK  AA   25 11 22,25 6 8 4,00 8 1 7,75 8 9 5,75 47 29 39,75 259,383 1 7 135 1475 1475

8 303 HÜLYA KARAKAYA 12A 27 8 25,00 2 2 1,50 7 6 5,50 5 8 3,00 41 24 35,00 244,570 4 8 173 1983 1983

9 44 SIDDIK GÜNBEY 12 26 10 23,50 11 8 9,00 2 0 2,00 39 18 34,50 243,215 2 9 179 2033 2033

10 198 AMİNE KUMLİ 12 27 8 25,00 8 7 6,25 1 2 0,50 36 17 31,75 234,655 3 10 212 2378 2378

11 217 AHMET DÜNDAR 12A 20 14 16,50 6 2 5,50 8 1 7,75 2 4 1,00 36 21 30,75 232,760 5 11 217 2446 2446

12 162 AYŞE BABAT 12D 25 11 22,25 9 9 6,75 3 8 1,00 1 2 0,50 38 30 30,50 231,238 1 12 221 2507 2507

13 51 MERVE KAHRAMAN 12A 20 12 17,00 5 10 2,50 9 3 8,25 4 9 1,75 38 34 29,50 228,950 6 13 229 2620 2620

14 62 BERİTAN PEKER 12A 20 15 16,25 3 5 1,75 7 8 5,00 6 10 3,50 36 38 26,50 220,058 7 14 256 2959 2959

15 157 HAVİN BABAT 12D 24 12 21,00 3 11 0,25 4 4 3,00 2 4 1,00 33 31 25,25 215,565 2 15 270 3142 3142

16 187 EYLEM KAÇAN 12D 22 16 18,00 7 9 4,75 2 4 1,00 2 5 0,75 33 34 24,50 213,680 3 16 276 3219 3219

17 56 YAVUZ AVCI 12C 15 16 11,00 9 9 6,75 3 2 2,50 1 2 0,50 28 29 20,75 203,255 1 17 298 3537 3537

18 309 İNAN ORAM 12B 18 15 14,25 6 9 3,75 4 5 2,75 28 29 20,75 202,813 3 18 299 3550 3550

19 50 EVİNDAR ÖZER 12B 18 14 14,50 5 5 3,75 2 2 1,50 25 21 19,75 199,760 4 19 307 3637 3637

20 178 YAĞMUR AHİ 12D 18 15 14,25 5 10 2,50 1 3 0,25 4 6 2,50 28 34 19,50 199,138 4 20 308 3648 3648

21 228 KASIMORAM 12B 17 15 13,25 7 12 4,00 3 4 2,00 27 31 19,25 198,413 5 21 309 3664 3664

22 45 HALİT AKTAŞ 12C 2 2 1,50 4 3 3,25 2 4 1,00 1 1 0,75 9 10 6,50 161,465 2 22 341 4403 4403

23 257 HAVVA AŞKAN 11B 8 28 1,00 5 10 2,50 3 9 0,75 0 2 -0,50 16 49 3,75 153,175 1 23 347 4527 4527

24 0 BURAK YÜCEL 12A 3 1 2,75 3 1 2,75 149,948 8 24 348 4552 4552

25 40019 3TUĞBANUR SÜRÜCÜ 412 8 25 1,75 2 13 -1,25 0 3 -0,75 0 12 -3,00 10 53 -3,25 131,838 1 25 364 4659 4659

26 0 EVVAL YALÇIN 2A 7 28 0,00 1 12 -2,00 1 3 0,25 1 8 -1,00 10 51 -2,75
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ ORİGAMİ 2. DENEME 11.SINIF DENEMESİ(AYT SONUÇLU) 25 111 2336 2474

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,6 13,0 8,35 6,1 6,8 4,40 9,1 5,3 7,73 2,6 3,4 1,77 29,4 28,5 22,25 193,820 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 6,2 26,6 -0,40 2,9 10,0 0,39 1,4 7,0 -0,38 2,0 6,0 0,45 12,4 49,5 0,06 69,890 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 56 YAVUZ AVCI 12C 7 24 1,00 5 13 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 15 42 4,50 155,480 1 1 1920 126,823 1 4 1911 123,656 1 5 1290 125,480 1 4 1995

2 228 KASIMORAM 12B 6 26 -0,50 6 13 2,75 2 5 0,75 14 44 3,00 151,125 1 2 2009 123,557 1 7 1964 117,576 2 10 1434 115,544 2 9 2180

3 178 YAĞMUR AHİ 12D 12 21 6,75 1 14 -2,50 1 3 0,25 1 9 -1,25 15 47 3,25 150,888 1 3 2018 135,658 1 1 1783 106,884 2 18 2294 150,408 1 1 1530

4 40019 3TUĞBANUR SÜRÜCÜ 412 8 25 1,75 4 11 1,25 1 2 0,50 1 11 -1,75 14 49 1,75 146,988 1 4 2096 128,257 1 3 1897 105,817 1 19 2331 125,936 1 3 1991

5 334 BERŞAN KÖKLÜ 12B 6 32 -2,00 4 16 0,00 3 5 1,75 3 6 1,50 16 59 1,25 146,095 2 5 2105 93,952 4 21 2394 131,749 1 2 1144 112,376 3 11 2260

6 50 EVİNDAR ÖZER 12B 8 24 2,00 1 9 -1,25 1 3 0,25 10 36 1,00 144,760 3 6 2126 111,813 3 9 2113 114,341 4 14 1525 126,088 1 2 1987

7 0 AYGÜL METE 12A 7 31 -0,75 3 5 1,75 3 13 -0,25 13 49 0,75 144,353 1 7 2132 104,015 3 15 2313 122,623 3 6 1300 118,776 3 8 2119

8 51 MERVE KAHRAMAN 12A 7 25 0,75 1 14 -2,50 3 9 0,75 4 9 1,75 15 57 0,75 144,238 2 8 2133 96,981 7 20 2369 128,141 2 3 1198 121,944 2 6 2057

9 187 EYLEM KAÇAN 12D 8 30 0,50 3 13 -0,25 2 4 1,00 1 6 -0,50 14 53 0,75 144,180 2 9 2135 108,376 3 12 2281 116,996 1 11 1460 121,792 2 7 2065

10 217 AHMET DÜNDAR 12A 10 24 4,00 1 7 -0,75 0 9 -2,25 1 5 -0,25 12 45 0,75 143,735 3 10 2143 129,401 1 2 1880 96,926 8 23 2419 125,048 1 5 2003

11 157 HAVİN BABAT 12D 8 28 1,00 4 10 1,50 0 8 -2,00 0 6 -1,50 12 52 -1,00 138,790 3 11 2187 124,600 2 6 1947 90,984 4 24 2446 110,816 3 12 2291

12 0 BERİTAN ÜRÜN 12 8 30 0,50 4 8 2,00 4 25 -2,25 2 16 -2,00 18 79 -1,75 136,570 1 12 2199 125,576 1 5 1930 86,057 3 25 2457 107,128 1 15 2340

13 18 EDANUR BİZAN 12B 6 34 -2,50 7 13 3,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 16 56 2,00 118,816 2 8 2035 116,337 3 12 1476 99,664 4 22 2410

14 305 ŞİLAN KARAKAYA 12A 6 31 -1,75 3 7 1,25 1 9 -1,25 5 11 2,25 15 58 0,50 105,754 2 14 2303 119,852 4 8 1361 100,120 7 21 2408

15 45 HALİT AKTAŞ 12C 1 3 0,25 1 6 -0,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 4 15 0,25 107,109 2 13 2293 115,373 2 13 1515 114,872 2 10 2188

16 31 ZİLAN DÜNDAN 12A 6 33 -2,25 4 12 1,00 4 17 -0,25 4 10 1,50 18 72 0,00 98,255 6 19 2363 119,113 5 9 1414 102,072 6 18 2386

17 14 ÖMER FARUK  AA   6 30 -1,50 2 12 -1,00 2 7 0,25 5 12 2,00 15 61 -0,25 93,256 1 22 2397 127,281 1 4 1203 108,168 1 14 2335

18 44 SIDDIK GÜNBEY 12 5 31 -2,75 6 13 2,75 0 2 -0,50 11 46 -0,50 108,988 2 11 2142 109,878 2 16 2206 100,640 2 20 2403

19 198 AMİNE KUMLİ 12 4 31 -3,75 4 11 1,25 2 1 1,75 10 43 -0,75 93,155 3 23 2398 122,417 1 7 1319 95,520 3 23 2436

20 0 BURAK YÜCEL 12A 0 4 -1,00 0 4 -1,00 102,409 4 16 2332 112,723 6 15 1561 109,600 4 13 2302

21 303 HÜLYA KARAKAYA 12A 6 29 -1,25 1 3 0,25 2 11 -0,75 3 10 0,50 12 53 -1,25 102,072 5 17 2338 109,540 7 17 2212 104,936 5 16 2357

22 0 EVVAL YALÇIN 2A 6 29 -1,25 4 9 1,75 0 4 -1,00 1 8 -1,00 11 50 -1,50 109,907 1 10 2136 100,156 1 20 2400 103,808 1 17 2371

23 62 BERİTAN PEKER 12A 3 32 -5,00 1 7 -0,75 1 14 -2,50 8 8 6,00 13 61 -2,25 71,841 8 25 2464 133,728 1 1 1120 77,840 8 25 2469

24 162 AYŞE BABAT 12D 7 29 -0,25 3 15 -0,75 0 11 -2,75 1 2 0,50 11 57 -3,25 101,086 4 18 2348 97,512 3 22 2417 101,032 4 19 2400

25 309 İNAN ORAM 12B 5 28 -2,00 2 13 -1,25 0 9 -2,25 7 50 -5,50 87,320 5 24 2431 98,166 5 21 2414 94,328 5 24 2440
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ ORİGAMİ 2. DENEME 11.SINIF DENEMESİ(AYT SONUÇLU) 25 111 2336 2474

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,6 13,0 8,35 6,1 6,8 4,40 9,1 5,3 7,73 2,6 3,4 1,77 29,4 28,5 22,25 193,820 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 6,2 26,6 -0,40 2,9 10,0 0,39 1,4 7,0 -0,38 2,0 6,0 0,45 12,4 49,5 0,06 69,890 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
  12 12A 12B 12C 12D 2A 412

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
  12 12A 12B 12C 12D 2A 412

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

