
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN FİLİSTİN VAKFI ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 28 550 6237 60382

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,7 10,3 21,11 9,4 4,7 8,22 10,0 4,5 8,86 3,5 4,0 2,47 46,5 23,4 40,66 258,990

Okul Ortalaması 20,1 11,6 17,21 8,1 4,8 6,88 5,1 5,6 3,71 1,5 4,1 0,46 34,8 26,1 28,26 225,150

KATILIMLAR

1 87 BERİTAN ÜRÜN 12A 27 10 24,50 6 8 4,00 21 7 19,25 7 9 4,75 61 34 52,50 297,555 1 1 56 668 17500

2 218 BURAK YÜCEL 12A 23 6 21,50 12 1 11,75 16 3 15,25 5 7 3,25 56 17 51,75 295,620 2 2 61 695 17983

3 334 BERŞAN KÖKLÜ 12B 31 8 29,00 13 5 11,75 7 10 4,50 4 13 0,75 55 36 46,00 277,180 1 3 97 1066 23112

4 112 EVİN SARIBULAK 12D 31 9 28,75 13 4 12,00 4 5 2,75 48 18 43,50 269,633 1 4 117 1250 25545

5 18 EDANUR BİZAN 12B 27 13 23,75 18 2 17,50 2 2 1,50 47 17 42,75 268,078 2 5 124 1297 26092

6 67 ŞİLAN MOHO 12A 30 7 28,25 9 5 7,75 5 3 4,25 3 9 0,75 47 24 41,00 262,178 3 6 149 1519 28156

7 14 ÖMER FARUK 12A 26 9 23,75 12 7 10,25 4 4 3,00 3 9 0,75 45 29 37,75 252,948 4 7 179 1829 31412

8 81 DENİZ MOHO 12R 19 7 17,25 10 3 9,25 9 3 8,25 4 6 2,50 42 19 37,25 252,353 1 8 182 1852 31637

9 136 BÜŞRA YAMAN 12C 26 11 23,25 11 5 9,75 5 7 3,25 1 0 1,00 43 23 37,25 251,513 1 9 186 1880 31950

10 308 SEVİL KOÇ 12A 21 10 18,50 14 0 14,00 1 4 0,00 3 4 2,00 39 18 34,50 243,865 5 10 219 2200 34765

11 118 BEYZANUR YAKUT 12D 28 10 25,50 11 7 9,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 40 21 34,75 243,660 2 11 221 2208 34847

12 101 YAĞMUR ÇETİZ 12C 26 14 22,50 13 7 11,25 2 9 -0,25 41 30 33,50 240,245 2 12 235 2376 36138

13 1 RENGİN ENGİN 12D 23 16 19,00 13 4 12,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 37 26 30,50 231,610 3 13 258 2751 39252

14 7 AYGÜL METE 12A 19 8 17,00 2 2 1,50 11 10 8,50 4 9 1,75 36 29 28,75 226,685 6 14 281 3004 41047

15 314 UĞUR HAMARAT 12C 24 14 20,50 9 10 6,50 5 11 2,25 0 6 -1,50 38 41 27,75 223,080 3 15 291 3175 42173

16 212 HARUN MOHO 12C 15 17 10,75 9 4 8,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 30 25 23,75 212,318 4 16 340 3690 45407

17 210 EMRE GÜLTEKİN 12C 19 8 17,00 6 6 4,50 3 3 2,25 28 17 23,75 211,515 5 17 343 3720 45635

18 80 NİSANUR ATAY 12B 18 13 14,75 9 7 7,25 2 5 0,75 29 25 22,75 208,788 3 18 356 3844 46398

19 2 PERVİN TAŞKIN 12A 22 13 18,75 1 2 0,50 2 6 0,50 1 4 0,00 26 25 19,75 199,208 7 19 396 4276 48849

20 92 FİLİZ DEMEZ 12C 14 16 10,00 7 6 5,50 6 12 3,00 1 5 -0,25 28 39 18,25 195,805 6 20 414 4436 49670

21 51 MERVE KAHRAMAN 12A 18 13 14,75 2 3 1,25 4 4 3,00 0 11 -2,75 24 31 16,25 189,048 8 21 436 4728 51189

22 211 ASIM ORUÇ 12A 7 13 3,75 5 3 4,25 8 6 6,50 2 9 -0,25 22 31 14,25 184,538 9 22 448 4899 52090

23 300 BEDİRHAN KURAL 12A 13 13 9,75 6 6 4,50 1 3 0,25 20 22 14,50 184,533 10 23 449 4900 52092

24 69 EMİNETİNİÇ 12C 13 11 10,25 6 5 4,75 0 2 -0,50 19 18 14,50 184,458 7 24 450 4902 52105

25 53 YUSUF KAN 12A 10 10 7,50 4 2 3,50 4 6 2,50 0 4 -1,00 18 22 12,50 178,735 11 25 463 5137 53295

26 100 GÖKHAN KURAL 12A 7 6 5,50 2 4 1,00 9 15 5,25 0 1 -0,25 18 26 11,50 176,005 12 26 471 5250 53776

27 336 ÖZCAN SALGÜR 12C 15 19 10,25 4 13 0,75 19 32 11,00 173,888 8 27 477 5319 54182

28 309 İNAN ORAM 12B 11 21 5,75 5 8 3,00 2 6 0,50 18 35 9,25 169,188 4 28 495 5479 54945
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